
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP NURDAĞI ŞEHİT ŞİRİN DİRİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1 34 98 820 37916

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0411,23 20,24 2,38 1,53 2,00 1,27 1,95 0,79 2,76 1,36 2,42 3,45 0,85 3,24 0,03 0,01 0,03 10,68 3,75 9,75 1,24 0,53 1,11 1,38 1,74 0,95 1,00 0,96 0,76 0,74 1,07 0,47 47,9724,98 41,76 261,600

Okul Ortalaması 12,8820,06 7,87 1,68 2,59 1,03 1,00 2,91 0,27 1,76 2,62 1,11 2,79 1,65 2,38 0,00 0,00 0,00 2,15 6,03 0,64 0,21 0,76 0,01 0,85 2,68 0,18 0,53 1,68 0,11 0,56 1,59 0,16 24,4142,57 13,76 169,120

KATILIMLAR

1 954 RÜMEYSA ŞAHİN 12A 25 12 22,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 11 4 10,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 45 23 39,25 257,665 19737

2 1079 ESMANUR ÇELİK 12A 27 9 24,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 7 -1,75 1 0 1,00 40 23 34,25 242,258 23173

3 996 CELAL YILMAZ 12B 24 11 21,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 36 20 31,00 232,858 25092

4 999 ZELİHA GÜLER 12A 23 10 20,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 35 19 30,25 230,750 25530

5 1043 HALEF KAYA 12B 19 11 16,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 7 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 27 29,25 228,273 26059

6 1013 FİRDEVS AYŞE BAY 12A 19 18 14,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 32 28,00 224,665 26808

7 7 BERİVAN CENGİZ 11A 16 19 11,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 29 35 20,25 201,743 31072

8 1027 SEBİHA GÖKÇE KURT 11A 17 13 13,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 1 2 0,50 26 29 18,75 196,838 31775

9 962 AHMET YILMAZ 12B 11 21 5,75 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 24 30 16,50 191,103 32559

10 989 GİZEM ÇENECİ 12B 16 16 12,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 33 16,75 191,045 32565

11 347 MUSTAFA DEMİR 12A 11 13 7,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 4 0,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 21 22 15,50 187,863 32924

12 1088 ZEHRA NUR YILMAZ 11A 15 25 8,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 25 41 14,75 185,338 33208

13 1014 CANER YILMAZER 12A 12 23 6,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 7 -1,75 2 4 1,00 2 4 1,00 28 55 14,25 184,233 33318

14 612 NURHAYAT ÖZKAYA 12C 18 22 12,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 23 37 13,75 181,900 33582

15 0 NURHAYAT ŞAHİNOĞLU12A 11 25 4,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 9 16 5,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 2 3 1,25 30 69 12,75 179,858 33792

16 166 ALEYNA ÖZDİNÇ 11A 12 25 5,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 23 41 12,75 179,758 33804

17 75 ELMAS TOPAL 11A 14 22 8,50 2 0 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 21 42 10,50 172,645 34415

18 1097 AHMET İRGET 12A 11 24 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 0 4,00 19 35 10,25 172,305 34445

19 0 HÜSN EYEL A 11A 9 23 3,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 6 14 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 24 57 9,75 171,043 34555

20 8 NİSANUR KAYA 11B 12 24 6,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 8 -2,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 22 50 9,50 169,960 34642

21 165 ADİLE MERVE KILIÇ 11A 9 22 3,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 4 0 4,00 3 12 0,00 0 2 -0,50 20 43 9,25 169,460 34676

22 901 MUHAMMET HİLMİ YAMAÇ11A 10 24 4,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 19 39 9,25 169,375 34683

23 575 MERYEMTAŞDOĞAN  Ş 12B 10 22 4,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 7 17 2,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 26 68 9,00 168,595 34732

24 1026 CANAN YILMAZ 12A 9 15 5,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 6 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 18 36 9,00 168,588 34733

25 15 ZEYNEP DEMİRDÖĞEN 11 7 8 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 14 24 8,00 165,510 34952

26 922 MUSTAFA YILMAZ 12B 6 17 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 13 22 7,50 164,493 35027

27 9790 MİNE CENGİZ 12B 13 26 6,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 25 -1,25 1 9 -1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 29 90 6,50 160,785 35307

28 180 FATMA RÜZĞAR 11B 8 23 2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 18 47 6,25 160,743 35314

29 866 MERYEM YILDIRIM 12B 9 31 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 18 56 4,00 153,928 35839
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Genel Ortalama 23,0411,23 20,24 2,38 1,53 2,00 1,27 1,95 0,79 2,76 1,36 2,42 3,45 0,85 3,24 0,03 0,01 0,03 10,68 3,75 9,75 1,24 0,53 1,11 1,38 1,74 0,95 1,00 0,96 0,76 0,74 1,07 0,47 47,9724,98 41,76 261,600

Okul Ortalaması 12,8820,06 7,87 1,68 2,59 1,03 1,00 2,91 0,27 1,76 2,62 1,11 2,79 1,65 2,38 0,00 0,00 0,00 2,15 6,03 0,64 0,21 0,76 0,01 0,85 2,68 0,18 0,53 1,68 0,11 0,56 1,59 0,16 24,4142,57 13,76 169,120

KATILIMLAR

30 404 CUMA ARSLAN 12A 9 22 3,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 5 1,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 17 58 2,50 149,035 36178

31 761 MERYEM GÜNEŞ 12B 8 29 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 16 -3,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 19 82 -1,50 137,423 36661

32 29 HASAN ARSLAN 11B 8 32 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 18 43 7,25

33 796 CUMA AĞAOĞLU 12B 7 33 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 2 0,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 22 68 5,00

34 1031 YUSUF YILMAZER 12A 3 12 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 16 0,00 2 5 0,75 0 7 -1,75 11 51 -1,75
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